
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ GAZİ HAFIZLIK İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF 6.DENEME 149 149 149 20947

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,49 10 5 9,82 9 6 9,04 7 3 6,88 3 1 3,38 6 4 5,82 43 25 43,43 382,150

Okul Ortalaması 7 7 7,40 10 5 9,55 8 6 8,48 7 3 6,51 3 1 3,32 5 4 4,56 40 26 39,82 368,120

KATILIMLAR

1 119 ALİ ÇINAR ŞAHİN 4A 12 3 12,00 14 1 14,00 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 5,00 10 0 10,00 66 4 66,00 477,259 1 1 1 1 702
% 3,35

2 1234 YAKUP YILMAZ 4 12 3 12,00 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 5 0 5,00 8 2 8,00 63 7 63,00 471,107 1 2 2 2 1123
% 5,36

3 0 MUSAB ALİ KIRBOĞA 4C 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 1 4,00 10 0 10,00 64 6 64,00 469,625 1 3 3 3 1224
% 5,84

4 0 HAMZA ALTUN 4 9 6 9,00 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 5 0 5,00 8 2 8,00 62 8 62,00 461,735 2 4 4 4 1945
% 9,29

5 309 TAMER AKSOY 4B 11 4 11,00 14 1 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 5 0 5,00 9 1 9,00 61 9 61,00 459,760 1 5 5 5 2138
% 10

6 1224 MİRAGAHBULUT 4 11 4 11,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 5 0 5,00 8 2 8,00 61 9 61,00 456,556 3 6 6 6 2441
% 12

7 1408 YUSUF YILDIRIM 4J 11 4 11,00 11 4 11,00 15 0 15,00 9 1 9,00 5 0 5,00 8 2 8,00 59 11 59,00 448,610 1 7 7 7 3320
% 16

8 0 GÜVEN TURAN 4A 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 1 4,00 8 2 8,00 59 11 59,00 448,508 2 8 8 8 3337
% 16

9 149 AHMETFURKANŞİMŞEK4A 10 5 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 10 0 10,00 5 0 5,00 6 4 6,00 58 12 58,00 446,873 3 9 9 9 3549
% 17

10 0 MİRAN İNEL 4 11 4 11,00 13 2 13,00 13 2 13,00 8 2 8,00 4 1 4,00 9 1 9,00 58 12 58,00 446,243 4 10 10 10 3618
% 17

11 346 HARUN TUTUŞ 4C 11 4 11,00 15 0 15,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 6 4 6,00 57 13 57,00 445,311 2 11 11 11 3731
% 18

12 0 HÜSEYİN İLHAN 4 11 4 11,00 12 2 12,00 14 1 14,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 5 5,00 56 13 56,00 442,828 5 12 12 12 4058
% 19

13 215 M RENAS AKSAL 4A 11 4 11,00 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 4 1 4,00 3 7 3,00 54 16 54,00 441,957 4 13 13 13 4161
% 20

14 0 MUSTAFA GÖRGEÇ 4 9 6 9,00 12 3 12,00 14 1 14,00 10 0 10,00 5 0 5,00 9 1 9,00 59 11 59,00 441,512 6 14 14 14 4209
% 20

15 1969 RONİ ONUŞ 4K 13 2 13,00 11 4 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 4 1 4,00 9 1 9,00 57 13 57,00 441,064 1 15 15 15 4275
% 20

16 107 ABDULSAMET ASLAN 4B 11 4 11,00 12 3 12,00 14 1 14,00 10 0 10,00 3 2 3,00 5 5 5,00 55 15 55,00 440,018 2 16 16 16 4384
% 21

17 1111 YUSUF MALİK İLHAN 4B 11 4 11,00 13 2 13,00 13 2 13,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 5 5,00 54 16 54,00 437,999 3 17 17 17 4645
% 22

18 1110 MİRAÇ DENİZ ERCAN 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 11 4 11,00 10 0 10,00 4 1 4,00 8 2 8,00 57 13 57,00 437,902 5 18 18 18 4653
% 22

19 89 SAİD LAVENT 4A 12 3 12,00 11 4 11,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 10 0 10,00 58 12 58,00 436,587 6 19 19 19 4820
% 23

20 4231 M EFRAHİM KAYA 4 10 5 10,00 14 1 14,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 7 3 7,00 56 14 56,00 435,984 7 20 20 20 4886
% 23

21 1110 AHMET YASİN GÜZEL 4B 9 5 9,00 13 2 13,00 14 1 14,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 5 5,00 54 15 54,00 434,489 4 21 21 21 5081
% 24

22 1353 FURKAN KALKAN 4 9 6 9,00 11 4 11,00 14 1 14,00 10 0 10,00 5 0 5,00 8 2 8,00 57 13 57,00 433,936 8 22 22 22 5138
% 25

23 0 ENES AKYÜN 4G 10 5 10,00 12 3 12,00 12 3 12,00 10 0 10,00 4 1 4,00 9 1 9,00 57 13 57,00 433,878 1 23 23 23 5149
% 25

24 0 ENSAR ÖMEROĞLU 4 10 5 10,00 14 1 14,00 12 3 12,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 2 4,00 53 13 53,00 433,275 9 24 24 24 5220
% 25

25 0 HÜSEYİN    ALİ 4 10 5 10,00 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 4 1 4,00 7 3 7,00 55 15 55,00 433,152 10 25 25 25 5229
% 25

26 700 RAMAZAN YILDIZ 4C 10 4 10,00 13 1 13,00 12 3 12,00 7 3 7,00 5 0 5,00 6 3 6,00 53 14 53,00 429,462 3 26 26 26 5685
% 27

27 0 AHMET DEMİRTAŞ 4 7 7 7,00 11 3 11,00 15 0 15,00 10 0 10,00 4 1 4,00 10 0 10,00 57 11 57,00 429,396 11 27 27 27 5696
% 27

28 0 YUSUF GÜNEŞ 4B 11 3 11,00 13 2 13,00 11 3 11,00 9 0 9,00 4 1 4,00 4 6 4,00 52 15 52,00 427,661 5 28 28 28 5910
% 28

29 0 YUSUF ALTUNER 4 10 4 10,00 13 1 13,00 13 2 13,00 7 2 7,00 4 1 4,00 3 7 3,00 50 17 50,00 426,442 12 29 29 29 6040
% 29

30 632 AHMET UMUT İLBAŞ 4C 10 5 10,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 5 0 5,00 4 6 4,00 51 19 51,00 422,089 4 30 30 30 6593
% 31

31 6680 HÜSEYİN     OĞUZ 4F 8 7 8,00 12 3 12,00 13 2 13,00 10 0 10,00 4 1 4,00 6 4 6,00 53 17 53,00 421,921 1 31 31 31 6607
% 32

32 1258 ABDULLAH ÖZÇELİK 4 9 5 9,00 11 4 11,00 14 1 14,00 8 2 8,00 3 2 3,00 6 4 6,00 51 18 51,00 420,602 13 32 32 32 6785
% 32

33 0 MEHMET ALİ BİLGİÇ 4 12 3 12,00 11 4 11,00 9 6 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 8 2 8,00 53 17 53,00 419,270 14 33 33 33 6964
% 33
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Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
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Genel Ortalama 8 6 8,49 10 5 9,82 9 6 9,04 7 3 6,88 3 1 3,38 6 4 5,82 43 25 43,43 382,150

Okul Ortalaması 7 7 7,40 10 5 9,55 8 6 8,48 7 3 6,51 3 1 3,32 5 4 4,56 40 26 39,82 368,120

KATILIMLAR

34 32 HÜSEYİN ŞEN 4 10 5 10,00 14 1 14,00 9 6 9,00 5 5 5,00 5 0 5,00 8 2 8,00 51 19 51,00 418,370 15 34 34 34 7073
% 34

35 97 MUHAMMED ALİERCAN4L 9 4 9,00 14 1 14,00 11 3 11,00 8 1 8,00 4 1 4,00 3 1 3,00 49 11 49,00 417,651 1 35 35 35 7159
% 34

36 811 YUSUF TALHA SOYOR 4B 10 5 10,00 8 7 8,00 13 2 13,00 8 2 8,00 5 0 5,00 10 0 10,00 54 16 54,00 417,041 6 36 36 36 7243
% 35

37 0 MUSAK RADENİZ 4 9 6 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 5 5,00 50 20 50,00 416,336 16 37 37 37 7338
% 35

38 1442 HÜSEYİN ARPACI 4C 9 5 9,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 1 8,00 5 0 5,00 2 1 2,00 48 13 48,00 412,406 5 38 38 38 7817
% 37

39 993 YUSUF İSLAM TURAN 4D 8 6 8,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 1 8,00 4 1 4,00 6 4 6,00 50 18 50,00 412,123 1 39 39 39 7860
% 38

40 0 REŞİTAAYHAN 4C 12 3 12,00 8 7 8,00 10 5 10,00 10 0 10,00 4 1 4,00 9 1 9,00 53 17 53,00 412,086 6 40 40 40 7868
% 38

41 0 YASİN ŞERİF BARAN 4 7 8 7,00 14 1 14,00 9 6 9,00 9 1 9,00 5 0 5,00 8 0 8,00 52 16 52,00 409,963 17 41 41 41 8112
% 39

42 1741 MHASAN YILDIZ 4G 7 8 7,00 11 4 11,00 13 2 13,00 9 1 9,00 3 2 3,00 8 2 8,00 51 19 51,00 409,893 2 42 42 42 8121
% 39

43 797 BİLAL MUSTAFAOĞLU 4A 7 8 7,00 11 4 11,00 11 4 11,00 10 0 10,00 5 0 5,00 9 1 9,00 53 17 53,00 408,205 7 43 43 43 8306
% 40

44 340 MUHAMMED GÜN* 4C 9 6 9,00 12 2 12,00 9 6 9,00 10 0 10,00 4 1 4,00 7 3 7,00 51 18 51,00 407,915 7 44 44 44 8336
% 40

45 0 İ R  İ     A 4 10 3 10,00 10 4 10,00 12 3 12,00 8 2 8,00 3 1 3,00 5 2 5,00 48 15 48,00 407,890 18 45 45 45 8340
% 40

46 178 MEHMET *LBOĞA 4D 11 3 11,00 12 2 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 5 0 5,00 2 3 2,00 46 17 46,00 405,374 2 46 46 46 8660
% 41

47 91 ABDÜLBARİ DOĞAN 4 9 4 9,00 13 2 13,00 9 3 9,00 8 1 8,00 3 2 3,00 4 4 4,00 46 16 46,00 400,690 19 47 47 47 9210
% 44

48 0 İBRAHİMALİ AKIN 4 9 6 9,00 11 4 11,00 10 5 10,00 9 1 9,00 5 0 5,00 3 7 3,00 47 23 47,00 400,129 20 48 48 48 9278
% 44

49 851 MYUSUF GÜL 4F 8 7 8,00 10 5 10,00 13 2 13,00 9 1 9,00 3 2 3,00 3 7 3,00 46 24 46,00 400,102 2 49 49 49 9282
% 44

50 0 ABDÜLKERİ  YILDIZ 4A 10 3 10,00 10 5 10,00 11 4 11,00 9 1 9,00 5 0 5,00 45 13 45,00 399,730 8 50 50 50 9330
% 45

51 239 ÖMER KAÇMAZ 4A 7 8 7,00 13 1 13,00 9 6 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 7 3 7,00 48 21 48,00 397,391 9 51 51 51 9621
% 46

52 276 MUSTAFA GÜNDÜZ 4A 9 2 9,00 11 2 11,00 10 4 10,00 7 0 7,00 4 0 4,00 5 1 5,00 46 9 46,00 397,225 10 52 52 52 9638
% 46

53 889 ABDULLAH ÖZERDEM 4K 9 5 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 4 2 4,00 2 0 2,00 2 0 2,00 41 13 41,00 396,335 2 53 53 53 9740
% 46

54 1141 MUSTAFA SONĞUR 4A 10 5 10,00 13 2 13,00 7 8 7,00 9 1 9,00 4 1 4,00 2 8 2,00 45 25 45,00 396,272 11 54 54 54 9749
% 47

55 0 MİRAÇ DÜVEK 4A 8 5 8,00 9 6 9,00 11 4 11,00 10 0 10,00 3 2 3,00 8 2 8,00 49 19 49,00 395,757 12 55 55 55 9813
% 47

56 541 BARAN RİZGAR OKAN 4 8 7 8,00 11 4 11,00 10 5 10,00 7 3 7,00 4 1 4,00 7 3 7,00 47 23 47,00 395,474 21 56 56 56 9838
% 47

57 0 EYMEN YEŞİL 4 11 4 11,00 8 7 8,00 10 4 10,00 9 0 9,00 5 0 5,00 3 5 3,00 46 20 46,00 394,783 22 57 57 57 9918
% 47

58 77 YUSUF YILDIZ 4A 6 9 6,00 12 3 12,00 11 4 11,00 9 1 9,00 4 1 4,00 4 5 4,00 46 23 46,00 393,482 13 58 58 58 10085
% 48

59 421 FURKAN BAT 4B 9 4 9,00 12 3 12,00 8 5 8,00 7 2 7,00 5 0 5,00 4 4 4,00 45 18 45,00 392,480 7 59 59 59 10203
% 49

60 502 M MEHDİ ÇETİN 4F 8 7 8,00 11 4 11,00 9 6 9,00 10 0 10,00 4 1 4,00 4 6 4,00 46 24 46,00 390,656 3 60 60 60 10419
% 50

61 1886 ÖMER FARUK KIZILK 4 10 5 10,00 12 3 12,00 8 7 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 8 2,00 42 28 42,00 389,547 23 61 61 61 10531
% 50

62 0 AHMET GÜLTEKİN 4F 9 6 9,00 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 4 1 4,00 2 8 2,00 42 28 42,00 389,090 4 62 62 62 10575
% 50

63 262 AHMET SADIK ÜLKER 4 7 6 7,00 10 5 10,00 10 5 10,00 8 2 8,00 4 1 4,00 8 2 8,00 47 21 47,00 388,333 24 63 63 63 10650
% 51

64 1257 HASAN CANGİR 4F 9 4 9,00 9 3 9,00 9 5 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 5 0 5,00 45 14 45,00 384,984 5 64 64 64 11072
% 53

65 184 EYMEN ALİ KARAKAŞ 4 8 7 8,00 8 7 8,00 12 3 12,00 4 6 4,00 3 2 3,00 9 1 9,00 44 26 44,00 384,457 25 65 65 65 11120
% 53

66 343 BARIŞKAVAK 4D 7 8 7,00 14 1 14,00 8 7 8,00 3 6 3,00 3 2 3,00 7 3 7,00 42 27 42,00 384,441 3 66 66 66 11123
% 53
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67 5442 ŞERZAN ŞANLI 4 10 5 10,00 11 3 11,00 8 7 8,00 7 2 7,00 2 3 2,00 3 6 3,00 41 26 41,00 383,127 26 67 67 67 11241
% 54

68 927 HASAN ARI 4 10 3 10,00 10 4 10,00 7 7 7,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 2 4,00 43 19 43,00 381,584 27 68 68 68 11398
% 54

69 0 ÖMER ALİ ÖZTÜNÇ 4A 7 8 7,00 10 5 10,00 10 5 10,00 8 2 8,00 2 3 2,00 7 3 7,00 44 26 44,00 381,354 14 69 69 69 11419
% 55

70 811 MUHAMMEDALİ YAMAL4 10 5 10,00 8 7 8,00 8 7 8,00 10 0 10,00 3 2 3,00 6 4 6,00 45 25 45,00 381,352 28 70 70 70 11420
% 55

71 0 AHMET AKSOY 4 7 8 7,00 12 3 12,00 8 7 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 4 6 4,00 43 27 43,00 380,734 29 71 71 71 11508
% 55

72 684 EMRE ERİPEK 4D 8 4 8,00 7 5 7,00 9 2 9,00 10 0 10,00 5 0 5,00 7 2 7,00 46 13 46,00 376,730 4 72 72 72 11923
% 57

73 369 UĞURCİHANGİR 4J 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 3 2 3,00 7 3 7,00 43 27 43,00 376,530 2 73 73 73 11941
% 57

74 22 YUSU  ÇAĞIR 4 8 7 8,00 11 4 11,00 8 7 8,00 6 4 6,00 2 3 2,00 5 5 5,00 40 30 40,00 373,473 30 74 74 74 12264
% 59

75 966 MAHMUTİPEK 4A 7 8 7,00 10 5 10,00 8 7 8,00 7 3 7,00 5 0 5,00 4 6 4,00 41 29 41,00 369,860 15 75 75 75 12651
% 60

76 209 HAMZAÇ E İK 4B 6 8 6,00 12 3 12,00 7 8 7,00 4 6 4,00 3 2 3,00 9 1 9,00 41 28 41,00 368,263 8 76 76 76 12814
% 61

77 362 HÜSEYİNMAVİŞRİYAT 4D 6 9 6,00 15 0 15,00 6 5 6,00 3 2 3,00 3 0 3,00 3 4 3,00 36 20 36,00 365,533 5 77 77 77 13090
% 62

78 0 İLYAS GÜLŞEN 4İ 9 6 9,00 10 4 10,00 7 7 7,00 4 5 4,00 3 1 3,00 4 4 4,00 37 27 37,00 364,313 1 78 78 78 13201
% 63

79 0 EYÜP AVCİ 4 8 7 8,00 9 6 9,00 7 8 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 5 5 5,00 40 30 40,00 364,042 31 79 79 79 13233
% 63

80 312 CELAL ASLAN 4İ 8 7 8,00 10 5 10,00 6 9 6,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 5 5,00 40 30 40,00 363,897 2 80 80 80 13241
% 63

81 554 MUSTAFA IŞIKLI 4 5 10 5,00 12 3 12,00 8 7 8,00 5 5 5,00 4 1 4,00 3 7 3,00 37 33 37,00 360,759 32 81 81 81 13531
% 65

82 229 HAMZA KAYA 4C 8 7 8,00 11 3 11,00 6 9 6,00 4 6 4,00 3 2 3,00 5 5 5,00 37 32 37,00 360,746 8 82 82 82 13533
% 65

83 0 M FURKAN ÇİFTÇİ 4C 7 8 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 5 5,00 41 29 41,00 359,290 9 83 83 83 13720
% 65

84 26 YUSUF BAZ 4A 6 9 6,00 13 2 13,00 6 9 6,00 5 5 5,00 3 2 3,00 3 7 3,00 36 34 36,00 358,718 16 84 84 84 13767
% 66

85 23 BERAT SİNET 4D 6 9 6,00 9 6 9,00 9 5 9,00 7 3 7,00 4 1 4,00 2 8 2,00 37 32 37,00 357,512 6 85 85 85 13893
% 66

86 668 ABDULSAME  TÜZER 4 9 4 9,00 5 9 5,00 10 4 10,00 7 2 7,00 4 1 4,00 1 5 1,00 36 25 36,00 355,734 33 86 86 86 14062
% 67

87 1510 EMRE MİKYAS 4E 8 7 8,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 7 3 7,00 38 32 38,00 355,545 1 87 87 87 14081
% 67

88 400 ENSAR KESKİN 4A 6 4 6,00 9 4 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 3 2 3,00 2 6 2,00 36 25 36,00 355,014 17 88 88 88 14127
% 67

89 0 **SU  F S       * 4 7 8 7,00 9 6 9,00 8 7 8,00 7 3 7,00 2 3 2,00 3 6 3,00 36 33 36,00 354,789 34 89 89 89 14140
% 68

90 1024 REZAN YILDIZ 4F 5 10 5,00 9 6 9,00 10 5 10,00 6 4 6,00 2 3 2,00 4 6 4,00 36 34 36,00 354,005 6 90 90 90 14211
% 68

91 0 MUHMETSALİHÖBEK 4 8 7 8,00 8 7 8,00 6 8 6,00 8 2 8,00 3 2 3,00 5 4 5,00 38 30 38,00 352,710 35 91 91 91 14333
% 68

92 0 OĞUZ KAAN AKIN 4 7 5 7,00 7 4 7,00 9 5 9,00 8 0 8,00 4 1 4,00 1 7 1,00 36 22 36,00 352,245 36 92 92 92 14383
% 69

93 2 ENES KOÇHAN 4C 7 5 7,00 8 7 8,00 8 6 8,00 6 3 6,00 4 1 4,00 2 7 2,00 35 29 35,00 350,023 10 93 93 93 14588
% 70

94 1988 MUHAMMED EYMEN 4 8 7 8,00 9 6 9,00 4 11 4,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 5 5,00 38 32 38,00 349,636 37 94 94 94 14628
% 70

95 0 İBRAHİM ARSLAN 4 6 9 6,00 11 4 11,00 5 10 5,00 6 4 6,00 4 1 4,00 3 7 3,00 35 35 35,00 346,789 38 95 95 95 14861
% 71

96 0 BERKAYEFEDARTAN 4E 6 9 6,00 7 8 7,00 8 7 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 6 4 6,00 37 33 37,00 346,645 2 96 96 96 14866
% 71

97 0 SADRETTİN DADAK 4 6 9 6,00 9 6 9,00 7 8 7,00 9 1 9,00 3 2 3,00 1 4 1,00 35 30 35,00 346,550 39 97 97 97 14875
% 71

98 0 MUHAMEDMURSİGEZER4 4 11 4,00 10 5 10,00 6 8 6,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 5 5,00 37 32 37,00 343,527 40 98 98 98 15127
% 72

99 0 TALHA ELİBOL 4 4 11 4,00 7 8 7,00 10 5 10,00 7 3 7,00 3 2 3,00 3 7 3,00 34 36 34,00 339,803 41 99 99 99 15427
% 74
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100 941 ABDULLAH YEL 4E 5 10 5,00 12 1 12,00 9 2 9,00 26 13 26,00 339,314 3 100 100 100 15460
% 74

101 36 HAMZA İNAÇ 4M 4 11 4,00 11 4 11,00 5 10 5,00 4 6 4,00 4 1 4,00 7 3 7,00 35 35 35,00 338,915 1 101 101 101 15481
% 74

102 0 EMİR MEMİŞ 4 9 6 9,00 7 8 7,00 5 10 5,00 6 4 6,00 3 2 3,00 2 8 2,00 32 38 32,00 337,086 42 102 102 102 15632
% 75

103 0 EYMEN ASLAN 4 8 7 8,00 9 6 9,00 4 11 4,00 5 5 5,00 3 2 3,00 3 7 3,00 32 38 32,00 336,926 43 103 103 103 15650
% 75

104 6688 M EKREM AYDIN 4 6 7 6,00 8 5 8,00 7 8 7,00 5 2 5,00 4 1 4,00 2 7 2,00 32 30 32,00 336,694 44 104 104 104 15672
% 75

105 0 EMİNROJHAT DEMİR 4 7 8 7,00 9 6 9,00 5 10 5,00 6 4 6,00 1 4 1,00 4 6 4,00 32 38 32,00 335,809 45 105 105 105 15738
% 75

106 4 MUHAMMED ONUR 4 8 7 8,00 7 8 7,00 7 8 7,00 1 9 1,00 2 3 2,00 2 8 2,00 27 43 27,00 328,794 46 106 106 106 16256
% 78

107 2 AHMET ŞİMŞEK İ 4A 4 10 4,00 9 6 9,00 5 10 5,00 7 3 7,00 2 3 2,00 6 4 6,00 33 36 33,00 327,308 18 107 107 107 16377
% 78

108 0 FAYSALHALEF 4 7 8 7,00 8 7 8,00 4 11 4,00 5 5 5,00 2 3 2,00 5 5 5,00 31 39 31,00 327,084 47 108 108 108 16393
% 78

109 42 ALİİMRAN AKDOĞAN 4G 4 11 4,00 10 5 10,00 4 11 4,00 4 6 4,00 3 2 3,00 7 3 7,00 32 38 32,00 325,398 3 109 109 109 16519
% 79

110 0 MUHAMMETALİERMİN 4A 4 11 4,00 10 5 10,00 5 10 5,00 5 5 5,00 2 2 2,00 4 6 4,00 30 39 30,00 324,563 19 110 110 110 16579
% 79

111 0 ABDULLAH YILDIZ 4F 4 11 4,00 7 8 7,00 8 7 8,00 5 4 5,00 2 2 2,00 3 7 3,00 29 39 29,00 322,080 7 111 111 111 16799
% 80

112 1479 AYTAÇ GÜLTEKİN 4E 7 8 7,00 8 7 8,00 6 9 6,00 2 8 2,00 2 3 2,00 0 10 0,00 25 45 25,00 321,464 4 112 112 112 16855
% 80

113 426 EMİR ALİ SAYAR 4A 3 12 3,00 7 8 7,00 7 8 7,00 6 4 6,00 4 1 4,00 4 5 4,00 31 38 31,00 320,101 20 113 113 113 16955
% 81

114 0 RIDVAN DEZEN 4A 5 7 5,00 7 6 7,00 7 7 7,00 4 5 4,00 3 1 3,00 1 4 1,00 27 30 27,00 318,716 21 114 114 114 17056
% 81

115 837 BAHOZCAN GEZER 4F 5 10 5,00 8 7 8,00 6 9 6,00 3 7 3,00 3 2 3,00 2 3 2,00 27 38 27,00 318,680 8 115 115 115 17059
% 81

116 1004 BEŞİR EKB 4J 1 14 1,00 12 3 12,00 6 9 6,00 3 7 3,00 2 2 2,00 2 3 2,00 26 38 26,00 315,687 3 116 116 116 17263
% 82

117 0 MUHAMETYASİNASLAN4 6 9 6,00 4 11 4,00 6 9 6,00 7 3 7,00 4 1 4,00 3 6 3,00 30 39 30,00 315,249 48 117 117 117 17284
% 83

118 0 ONURMİIIİĞ 4C 5 10 5,00 9 6 9,00 3 12 3,00 4 6 4,00 3 2 3,00 4 6 4,00 28 42 28,00 314,146 11 118 118 118 17360
% 83

119 669 YUSUF BALIK 4E 5 10 5,00 10 5 10,00 2 13 2,00 3 7 3,00 2 3 2,00 6 4 6,00 28 42 28,00 313,595 5 119 119 119 17402
% 83

120 123 MUHA*MED     BAŞ 4 3 12 3,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 5 5,00 3 2 3,00 3 7 3,00 28 42 28,00 313,434 49 120 120 120 17414
% 83

121 616 MUHAM 4C 7 8 7,00 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00 0 5 0,00 4 6 4,00 25 45 25,00 313,380 12 121 121 121 17417
% 83

122 0 AM *D ** H  L 4 3 12 3,00 7 8 7,00 6 9 6,00 5 5 5,00 4 1 4,00 4 6 4,00 29 41 29,00 312,489 50 122 122 122 17491
% 84

123 650 A H M E T G O N U 4A 4 11 4,00 9 6 9,00 4 11 4,00 3 7 3,00 4 1 4,00 3 7 3,00 27 43 27,00 312,184 22 123 123 123 17512
% 84

124 734 M TAHA CİHANGİR 4 7 8 7,00 6 7 6,00 5 8 5,00 3 2 3,00 4 1 4,00 25 26 25,00 312,033 51 124 124 124 17516
% 84

125 301 M ENSAR ATALAY 4 6 4 6,00 5 4 5,00 3 9 3,00 4 2 4,00 5 0 5,00 7 2 7,00 30 21 30,00 308,435 52 125 125 125 17745
% 85

126 0 HİKMETALPSOY 4E 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 3 7 3,00 2 3 2,00 4 6 4,00 25 45 25,00 303,078 6 126 126 126 18082
% 86

127 0 MUHAMMED HASANIN 4 7 8 7,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 8 2,00 1 4 1,00 5 5 5,00 24 46 24,00 301,415 53 127 127 127 18196
% 87

128 0 MUHAMMED AYHAN 4 3 12 3,00 3 12 3,00 8 7 8,00 4 6 4,00 3 2 3,00 6 4 6,00 27 43 27,00 300,251 54 128 128 128 18275
% 87

129 471 SUHEYB AVCİ 4 4 11 4,00 3 3 3,00 7 8 7,00 8 2 8,00 4 1 4,00 26 25 26,00 299,886 55 129 129 129 18306
% 87

130 0 AHMET DOĞAN 4A 5 10 5,00 7 8 7,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 4 1,00 5 4 5,00 23 46 23,00 298,815 23 130 130 130 18388
% 88

131 0 AHMET ÇELİK 4B 4 11 4,00 6 9 6,00 5 10 5,00 3 7 3,00 2 3 2,00 4 6 4,00 24 46 24,00 297,818 9 131 131 131 18451
% 88

132 286 ÖMER KOÇ  O 4A 6 8 6,00 3 12 3,00 5 10 5,00 4 5 4,00 1 4 1,00 6 4 6,00 25 43 25,00 296,127 24 132 132 132 18567
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN BATMAN MERKEZ GAZİ HAFIZLIK İMAM HATİP ORTAOKULU4. SINIF 6.DENEME 149 149 149 20947

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 8,49 10 5 9,82 9 6 9,04 7 3 6,88 3 1 3,38 6 4 5,82 43 25 43,43 382,150

Okul Ortalaması 7 7 7,40 10 5 9,55 8 6 8,48 7 3 6,51 3 1 3,32 5 4 4,56 40 26 39,82 368,120

KATILIMLAR

133 251 ENSATO* RLAK 4 4 5 4,00 5 4 5,00 5 6 5,00 5 1 5,00 4 0 4,00 0 4 0,00 23 20 23,00 293,661 56 133 133 133 18703
% 89

134 112 MUHAMMETMEHDİASLA4D 1 14 1,00 9 6 9,00 5 10 5,00 3 7 3,00 2 3 2,00 20 40 20,00 289,515 7 134 134 134 18953
% 90

135 0 MUHAMMED BAŞARAN4K 6 9 6,00 4 11 4,00 4 11 4,00 2 8 2,00 2 3 2,00 3 7 3,00 21 49 21,00 288,470 3 135 135 135 19018
% 91

136 2520 FURKAN YILDIZ 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 4 11 4,00 4 5 4,00 19 35 19,00 287,491 25 136 136 136 19065
% 91

137 8 ABDURHMAN ŞEBİB 4D 1 13 1,00 7 6 7,00 6 7 6,00 2 7 2,00 3 2 3,00 1 4 1,00 20 39 20,00 286,050 8 137 137 137 19148
% 91

138 3 * A * A*   AM H * 4 3 12 3,00 6 9 6,00 4 10 4,00 3 7 3,00 3 2 3,00 1 9 1,00 20 49 20,00 283,224 57 138 138 138 19320
% 92

139 414 İSLAM CABAS 4 1 4 1,00 4 8 4,00 7 2 7,00 4 5 4,00 3 1 3,00 2 2 2,00 21 22 21,00 281,052 58 139 139 139 19447
% 93

140 842 ABDULLAH TOĞLUK 4A 4 9 4,00 7 6 7,00 3 5 3,00 3 0 3,00 0 1 0,00 17 21 17,00 279,630 26 140 140 140 19527
% 93

141 259 M UMUT AKBAY 4C 2 13 2,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 5 5,00 0 5 0,00 3 7 3,00 20 50 20,00 278,351 13 141 141 141 19591
% 94

142 0 M CİVAN SEVİM 4 5 3 5,00 2 5 2,00 4 5 4,00 5 4 5,00 0 4 0,00 3 7 3,00 19 28 19,00 273,129 59 142 142 142 19861
% 95

143 0 YUSUF ALİUNORMAL 4F 2 13 2,00 6 9 6,00 3 12 3,00 1 8 1,00 1 4 1,00 4 6 4,00 17 52 17,00 268,661 9 143 143 143 20060
% 96

144 751 YAKUP AKSAK 4 6 7 6,00 2 10 2,00 4 11 4,00 3 7 3,00 0 4 0,00 15 39 15,00 268,525 60 144 144 144 20066
% 96

145 232 ABDURRAHMAN ACAR 4A 6 4 6,00 3 6 3,00 2 4 2,00 3 3 3,00 0 1 0,00 1 0 1,00 15 18 15,00 265,248 27 145 145 145 20187
% 96

146 0 İSHAK SÖĞÜTÜ 4F 4 8 4,00 5 6 5,00 2 3 2,00 1 1 1,00 1 0 1,00 13 18 13,00 260,629 10 146 146 146 20336
% 97

147 467 M MU*TAZA RARA 4 3 6 3,00 2 5 2,00 4 9 4,00 4 3 4,00 1 3 1,00 2 6 2,00 16 32 16,00 260,024 61 147 147 147 20358
% 97

148 33 MUSTAFA ALTUNER 4A 6 5 6,00 0 13 0,00 2 8 2,00 4 6 4,00 1 4 1,00 13 36 13,00 251,170 28 148 148 148 20596
% 98

149 0 ASMAİLMRÜZGAR İ İ 4E 3 11 3,00 0 15 0,00 4 11 4,00 1 9 1,00 1 3 1,00 9 49 9,00 238,314 7 149 149 149 20761
% 99
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